Polgéar Endre

Feladé: Polgér Endre
Kiildve: hétfé 2025, januér 6 17:03
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Targy: RE: Srvér Aréna rendezvény lehetGségei, arajanlat kérés
Mellékletek: SSEKKFT_NAM_re_2.PDF
Nyomon kévetés: Cimzett Olvasés
TISZA Sarvéri
Tisztelt:

Levelem mellékleteként megkildém Onnek valaszom elektronikus valtozatat.
Tisztelettel:

Polgar Endre Istvan
lgyvezetd

Sarvari Sportfdlio és Kulturalis Kft.

9600 Sarvar, Nadasdy Ferenc ut 30.
Telefon: +36/30/387-4748

From: TISZA Sarvari <sarvaritisza@gmail.com>

Sent: Wednesday, December 11, 2024 9:18 AM

To: Polgédr Endre <polgar.endre@sarvar.hu>

Subject: Re: Sarvar Aréna rendezvény lehetdségei, arajanlat kérés

Tisztelt Igazgaté Ur,
Avalaszomat hitelesitett, digitalisan alairt mellékletként csatoltam.

Udvdzlettal:

kapcsolattarto
Néadasdy TISZA Sziget Sarvar

Polgar Endre <polgar.endre@sarvar.hu> ezt irta (idépont: 2024. dec. 10., K 12:33):

Tisztel*



Levelem mellékleteként megkildém Onnek valaszom elektronikus valtozatat.

Tisztelettel:

Polgar Endre Istvan

Ugyvezetd

Sarvari Sporifolio és Kulturalis Kift.

9600 Sarvar, Nadasdy Ferenc ut 30.

From: TISZA Sarvari <sarvaritisza@gmail.com>

Sent: Monday, November 25, 2024 10:08 AM

To: info@sarvararena.hu

Subject: Sarvar Aréna rendezvény lehetéségei, arajanlat kérés

Tisztelt Sarvari Sportfolio Kft,

Szeretnénk par kérdést feltenni, illetve hasznalattal kapcsolatban arajanlatot kérni
Ondkt6l a Sarvar Arénara.

Ki a felelés személy, vezetd, akivel akar kdzvetlenill is felvehetjuk a kapcsolatot,
illetve kérhetnénk-e hozzéa kbzvetlen elérhetdséget?

Mekkora a létesitmény biztonsagos, minden szabalynak megfeleld biztonsagos
befogaddképessége?

Milyen technikai felszereltség vehetd igénybe?



(PL. kivetité, mobil szinpad, fénytechnika, hangositas)
Mekkora a helyiség bérleti dija/ nap, illetve /6ra tekintetében?
Van-e minimalis, maximalis idétartam beli megkdtés?
Biztositani tudnak-e catering szolgaltatast?

El tudjak kildeni a decemberi, és januari foglaltsagi adatokat, hogy mely napokon
foglalt a létesitmény ahhoz, hogy még véletlenil se tervezziink azokra az id6pontokra?

Valaszukat el6re is nagyon kdszdoném!

Udvozlettel:

Nadasdy TISZA Sziget Sarvar kapcsolattarto



Sarvari Sportfélié és Kulturalis Kft. ?{ "1?"1
9600 Sarvar, Nadasdy Ferenc at 30. e

SARVARARENA

E-mail: info@sarvararena.hu

részére

sarvaritisza@gmail.com
Tisztelt Uram!

A 2024. december 11-én kelt megkeresését kdszdnettel megkaptam!

A Sarvari Sportfolié és Kulturalis Kft. izemeltetésében és fenntartdsaban levé Zene Haza
létesitménnyel kapcsolatban feltett kérdései vonatkozasaban az alabbiakrol tajékoztatom.

A komplexum rendezvénytermének bérleti dija megkezdett 6ranként netté 25.000,- forint +
27% AFA. A hatalyos engedélyek és szabalyok alapjan a helyiség nézdterén tartézkodé
személyek szama nem haladhatja meg a 150 f6t. A létesitmény technikai felszereltsége
lehetéséget biztosit alapszintli vizualis megjelenitésre, hangositasra és fénytechnika
hasznalatara, amelyeknek koltségeit tartalmazza a bérleti dij.

Magasabb szinti audiovizualis technika hasznalatara, valamint catering szolgaltatas
igénybevételére kizarolag egytttm(ikddd partnereinkkel kétott kilon megallapodas alapjan,
valamint az épulet eléterének megkezdett 6ranként nettd 25.000,- forint + 27% AFA kéltségl
bérleti dijanak felszamitasa utan van lehetéség.

A Sarvari Sportfélié és Kulturalis Kft., valamint a Sarvari Tankerlleti Kézpont kozott
helyiségbérleti szerzédés van érvényben, amely alapjan hétfétél péntekig a Koncz Janos
Alapfokli Mivészeti Iskola névendékei haszndljak az éplletet. Ebbél kifolyolag egyeb
rendezvényeket hétkéznap 18:00 éra utan, szombaton és vasarnap pedig a konkret idopont
és id6tartam megismerését és egyeztetését kovetden all médunkban fogadni.

Sarvar, 2025. januar 6.

Tisztelettel:

arvery adascy Ferenc (1 30,
Eﬁﬁ k szém: 18-03-113213
I sa'\. arhu

ugyvezeto






